
CARTA DE QUITAÇÃO - MARA REGINA BORGES 000000479590309
5 mensagens

ITAU UNIBANCO S A <itau@itau.com.br> seg., 24 de abr. de 2023 às 14:37
Para: vanescaborges@gmail.com

Olá MARA REGINA BORGES,

Obrigado pelo seu contato!

Conforme sua solicitação, você está recebendo a Carta de

Quitação do seu contrato de financiamento de veículo.

No contrato: 000000479590309

Data de contratação: 26/03/2013

Marca/modelo do veículo financiado: FIAT-PALIO (FL)ATTRAC(
2013

Placa: IUE2463



Data de quitação: 26/10/2016

Lembramos que você permanece responsável pelo pagamento
do IPVA, DPVAT, multas de trânsito e outros débitos que incidam
ou venham a incidir sobre o veículo, bem como por eventuais
danos que este tenha sofrido ou causado a terceiros.

Em nosso site, você encontra diversos outros serviços

disponíveis.

Obrigado pela parceria :)

Acesse nossos canais digitais

Durante esse momento delicado,

nossas centrais estão operando

com capacidade reduzida.

Dê preferência aos canais digitais.

veiculos.itau.com.br

app no celular

 

SAC

0800 724 4845

Ouvidoria

0800 570 0011

Deficiente auditivo/fala

0800 724 4838

Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição são expressamente proibidas.

ID E-Mail: 2abfd477-eee9-432d-a9d9-6133a832a763.

Vanesca Borges <vanescaborges@gmail.com> seg., 24 de abr. de 2023 às 14:39
Rascunho

---------- Forwarded message ---------
De: ITAU UNIBANCO S A <itau@itau.com.br>
Date: seg., 24 de abr. de 2023 14:37
Subject: CARTA DE QUITAÇÃO - MARA REGINA BORGES 000000479590309
To: <vanescaborges@gmail.com>
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Olá MARA REGINA BORGES,
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ou venham a incidir sobre o veículo, bem como por eventuais
danos que este tenha sofrido ou causado a terceiros.
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disponíveis.

Obrigado pela parceria :)

Acesse nossos canais digitais

Durante esse momento delicado,
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com capacidade reduzida.

Dê preferência aos canais digitais.

veiculos.itau.com.br

app no celular
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Ouvidoria
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Esta mensagem eletrônica é confidencial. Sua utilização, cópia, distribuição são expressamente proibidas.

ID E-Mail: 2abfd477-eee9-432d-a9d9-6133a832a763.

Vanesca Borges <vanescaborges@gmail.com> seg., 24 de abr. de 2023 às 14:59
Para: vanesca.borges@jurong.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: ITAU UNIBANCO S A <itau@itau.com.br>
Date: seg., 24 de abr. de 2023 14:37
Subject: CARTA DE QUITAÇÃO - MARA REGINA BORGES 000000479590309
To: <vanescaborges@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vanesca Borges <vanescaborges@gmail.com> seg., 24 de abr. de 2023 às 15:00
Para: vanesca.borges@jurong.com.br
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---------- Forwarded message ---------
De: ITAU UNIBANCO S A <itau@itau.com.br>
Date: seg., 24 de abr. de 2023 14:37
Subject: CARTA DE QUITAÇÃO - MARA REGINA BORGES 000000479590309
To: <vanescaborges@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Vanesca Borges <vanescaborges@gmail.com> qui., 4 de mai. de 2023 às 14:13
Para: vanesca.borges@jurong.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]
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